Paola Vacacela

De: Jenniffer Macias <facturacion@grafimpac.com>

Enviado el: lunes, 11 de julio de 2022 12:16

Para: Paola Vacacela; Angelica Tomala

CC: Leonardo Caiza; Marina Alvarado; Luis Morales

Asunto: RE: Factura 001001000079670 - 9270 GRAFICAS IMPACTO GRAFIMPAC S.A - CHIVERIA S. A.
Datos adjuntos: Factura.xml

Importancia: Alta

Buenas dia estimada,

Envio adjunto lo solicitado

Saludos
Jenniffer Macias
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De: Paola Vacacela <pvacacela@lucas-it.com>
Enviado el: lunes, 11 de julio de 2022 11:34



Para: Angelica Tomala <adminsistemas@grafimpac.com>

CC: Leonardo Caiza <sistemas@grafimpac.com>; Marina Alvarado <credito@grafimpac.com>; Jenniffer Macias <facturacion@grafimpac.com>; Luis Morales
<Imorales@grafimpac.com>

Asunto: RE: Factura 001001000079670 - 9270 GRAFICAS IMPACTO GRAFIMPAC S.A - CHIVERIA S. A,

Estimada Angélica,

Necesito el XML bajado del SRI por favor.

Quedo a la espera de la informacion.

Cualquier inquietud no dude en comunicarse con nosotros.

Atentamente,

Paola Vacacela

Coordinadora IT
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AVISO IMPORTANTE: Este mensaje es solamente para la persona a la que va dirigido. Puede contener informacién confidencial o legalmente protegida. No hay renuncia a la confidencialidad
o privilegio por cualquier transmision mala o errénea. Si usted ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que lo borre de su sistema inmediatamente asi como todas sus copias en el
disco duro y notifique al remitente. No debe, directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje si no es usted el destinatario.
Cualquier opinion expresada en este mensaje proviene del remitente, excepto cuando el mensaje establezca lo contrario. Notese que el correo electronico via Internet no permite asegurar ni
la confidencialidad de los mensajes que se transmiten ni la correcta recepcién de los mismos. En el caso de que el destinatario de este mensaje no consintiera la utilizacién del correo
electronico via Internet, pedimos lo ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.

IMPORTANT NOTICE: This message is only for the person to whom it is addressed. It may contain confidential or legally protected information. No waiver of confidentiality or privilege by any
poor transmission is given. If you have received this message in error, we ask that you delete this message from your system and any copies of this message in your hard drive and notify
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the sender. No person can, directly or indirectly, use, disclose, distribute, print or copy any part of this message if you are not the recipient. Any views expressed in this message are those
of the individual sender, except where the message states otherwise. Note that Internet e-mail neither guarantees the confidentiality of messages nor the correct reception of those
messages. In the event that the recipient of this message does not consent to the use of electronic mail via the Internet, we ask you please notify us immediately.

De: Angelica Tomala [mailto:adminsistemas@grafimpac.com]

Enviado el: lunes, 11 de julio de 2022 11:00

Para: Paola Vacacela <pvacacela@lucas-it.com>

CC: Leonardo Caiza <sistemas@grafimpac.com>; Marina Alvarado <credito@grafimpac.com>; Jenniffer Macias <facturacion@grafimpac.com>; Luis Morales
<Ilmorales@grafimpac.com>

Asunto: RV: Factura 001001000079670 - 9270 GRAFICAS IMPACTO GRAFIMPAC S.A - CHIVERIAS. A.

Importancia: Alta

Buenos dias Ing. Paola

De acuerdo a lo conversado por teléfono los campo son: Orden compra (OC) y el numero de Guia de remisién (GR).

Gracias por la atencion prestada.

Angélica Tomald
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De: Angelica Tomala

Enviado el: miércoles, 6 de julio de 2022 16:41

Para: Paola Vacacela <pvacacela@lucas-it.com>

CC: Leonardo Caiza <sistemas@grafimpac.com>; Jenniffer Macias <facturacion@grafimpac.com>; Luis Morales <Imorales@grafimpac.com>; 'Johnny Fernandez'
<jfernandez@represensa.com>; Marina Alvarado <credito@grafimpac.com>

Asunto: RE: Factura 001001000079670 - 9270 GRAFICAS IMPACTO GRAFIMPAC S.A - CHIVERIAS. A.

Importancia: Alta




Buenas tardes Ing. Paola
El motivo del siguiente correo es para indicar la siguiente novedad:

Los campos que solicitamos en su momento que aparezcan en el XML no estan apareciendo, aparecen en el pdf(ver adjunto 79670) pero no en el XML, por favor su ayuda
con esta revision.

Gracias por la atencion prestada.

Angélica Tomald
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De: Herbozo, Adriana <aherbozo@semvra.com>

Enviado el: miércoles, 6 de julio de 2022 13:10

Para: Carlos Moscoso <cmoscoso@grafimpac.com>

CC: Lopez, Ma. Eugenia <mlopez@semvra.com>; Gabriel Moreira <gmoreira@semvra.com>; Karen Fernandez <aventas@grafimpac.com>
Asunto: Re: Factura 001001000079670 - 9270 GRAFICAS IMPACTO GRAFIMPAC S.A - CHIVERIA S. A.

Hola Carlos,

Si, lo que sucede es que el Asistente Virtual estad predeterminado solo para buscar dentro de los campos de Informacién Adicional, por ejemplo puede decir asi:
- Orden de Compra: 4300021701
- 0C: 4300021701

¢Ustedes podrian adaptar su factura a este modelo? Anteriormente se realizaban los ingresos de forma manual.
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Quedo atenta.
Gracias/Saludos,
Adriana

De: Jenniffer Macias <facturacion@grafimpac.com>

Enviado el: miércoles, 6 de julio de 2022 14:30

Para: Marina Alvarado <credito@grafimpac.com>

Asunto: RV: Factura 001001000079670 - 9270 GRAFICAS IMPACTO GRAFIMPAC S.A - CHIVERIA S. A.

Saludos

Jenniffer Macias
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De: Karen Fernandez <aventas@grafimpac.com>

Enviado el: miércoles, 6 de julio de 2022 13:55

Para: Jenniffer Macias <facturacion@grafimpac.com>; Maria Jose Rugel <bodega@grafimpac.com>

CC: Carlos Moscoso <cmoscoso @grafimpac.com>; Asistente de Ventas <adminventas@grafimpac.com>; Yaritza Sandoval <ventas@grafimpac.com>
Asunto: RV: Factura 001001000079670 - 9270 GRAFICAS IMPACTO GRAFIMPAC S.A - CHIVERIA S. A.

Jenniffer
En lineas inferiores indica el cliente.

Saludos.
Karen Fernandez B.

De: Herbozo, Adriana <aherbozo@semvra.com>

Enviado el: miércoles, 6 de julio de 2022 13:10

Para: Carlos Moscoso <cmoscoso@grafimpac.com>

CC: Lopez, Ma. Eugenia <mlopez@semvra.com>; Gabriel Moreira <gmoreira@semvra.com>; Karen Fernandez <aventas@grafimpac.com>
Asunto: Re: Factura 001001000079670 - 9270 GRAFICAS IMPACTO GRAFIMPAC S.A - CHIVERIA S. A.

Hola Carlos,

Si, lo que sucede es que el Asistente Virtual esta predeterminado solo para buscar dentro de los campos de Informacién Adicional, por ejemplo puede decir asi:
- Orden de Compra: 4300021701

- 0C: 4300021701

¢Ustedes podrian adaptar su factura a este modelo? Anteriormente se realizaban los ingresos de forma manual.

Quedo atenta.

Gracias/Saludos,
Adriana

El mié, 6 jul 2022 a las 12:42, Carlos Moscoso (<cmoscoso@grafimpac.com>) escribid:

Adriana como estas buenas tardes, nos podrian ayudar con este correo, nos indica que la factura por el despacho de Chivigur no cuenta con el detalle de la OC pero la
adjunto como constancia que la factura si consta.



Quedamos atentos a su gentil confirmacion,

Saludos,
Carlos Moscoso

GRAFIMPAC

De: Karen Fernandez <aventas@grafimpac.com>

Enviado el: miércoles, 6 de julio de 2022 12:28

Para: Carlos Moscoso <cmoscoso@grafimpac.com>

Asunto: RV: Factura 001001000079670 - 9270 GRAFICAS IMPACTO GRAFIMPAC S.A - CHIVERIA S. A.
Importancia: Alta

De: Jenniffer Macias <facturacion@grafimpac.com>

Enviado el: miércoles, 6 de julio de 2022 11:55

Para: Yaritza Sandoval <ventas@grafimpac.com>; Karen Fernandez <aventas@grafimpac.com>

CC: Marina Alvarado <credito@grafimpac.com>

Asunto: RV: Factura 001001000079670 - 9270 GRAFICAS IMPACTO GRAFIMPAC S.A - CHIVERIA S. A.
Importancia: Alta

Estimadas,



De acuerdo al correo que antecede, sombreado con amarillo, dice que la oc esta errada sin embargo se ha puesto toda la informacién de manera correcta, favor escribir a
su contacto y validar cuales el inconveniente con la factura.

Quedo atenta

Saludos

Jenniffer Macias
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De: Asistente Virtual Semvra <avirtual@semvra.com>

Enviado el: miércoles, 6 de julio de 2022 2:08

Para: Marina Alvarado <credito@grafimpac.com>

Asunto: Factura 001001000079670 - 9270 GRAFICAS IMPACTO GRAFIMPAC S.A - CHIVERIA S. A.




Estimado proveedor: GRAFICAS IMPACTO GRAFIMPAC S.A

Se le comunica que su documento no puede ser procesado por falta de informacion:
Sociedad: CHIVERIA S. A.

Factura: 001001000079670

Orden de compra:

Motivo: No hay informacion de la orden de compra o la misma se encuentra errada.
El documento debe ser anulado y proceder con la refacturacion con los datos correctos.
No responda a este email, el mismo fue generado de forma automatica.

Asistente Virtual - Contabilizacion de facturas | Semvra

Adriana Herbozo
— Business Partner

Compras

Sky Building

Av. de Alarcén, piso 8
Guayaquil - Ecuador
+593 9 68231889
WWW.Semvra.com

Libre de virus. www.avast.com
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